M G m a i | Asesor Juridico <secgeneral@upholding.co>

Re: SOLICITUD DE TERMINACION DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

2 mensajes

IMPULSA META UP HOLDING S.A.S <impulsameta@upholding.co> 30 de julio de 2022, 10:17
Para: Asesor Juridico <secgeneral@upholding.co>, administrativometa up holding <administrativometa@upholding.co>,
Coordinador Tecnico Meta <tecnicometa@upholding.co>

Cc: Gerencia Up Holding <gerencia@upholding.co>, genyalmario@gmail.com

Apreciada Geny, agradecemos tu tiempo, esfuerzo y profesionalismo en este proceso, espero que puedas recuperar muy
pronto tu salud. En este proyecto continuas con las puertas y ventanas abiertas.

Diana/Laura Viviana, Por favor realizar el proceso de liquidacion por mutuo acuerdo del contrato SGR-CT-183 N° 028
DE 2022 lo mas pronto posible.

Cordialmente,

Leyla Astrid Marulanda Arias
Gerente del proyecto | UP HOLDING SAS

hold.lng Y 3203295276

focused on your results
% impulsameta@upholdingco

www. upholding.co

El séb, 30 jul 2022 a las 9:45, Geny Almario (<genyalmario@gmail.com>) escribio:

---------- Forwarded message ---------

De: Geny Almario <genyalmario@gmail.com>

Date: sab, 30 jul 2022 a las 9:35

Subject: SOLICITUD DE TERMINACION DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

To: administrativometa up holding <administrativometa@upholding.co>, <gerencia@upholding.co>

Buenos dias a todos.

Por medio del presente correo solicito de su apoyo en terminar mi contrato SGR-CT-183 N° 028 DE 2022 por mutuo
acuerdo hasta el dia de hoy ya que he venido presentando quebrantos de salud lo que me puede imposibilitar seguir
cumpliendo con mis funciones estipuladas para el objeto del contrato.

Agradezco su comprension en la terminacion de esta prestacién de servicios por mutuo acuerdo.

Asimismo, les agradezco la oportunidad laboral que me brindaron dentro de su empresa y participacion en este
proyecto.

Quedo atenta a su pronta respuesta.

Cordialmente,

Geny Faisully Almario Castro

CC 1121853761

Contratista.



Leyla Astrid Marulanda Arias

J: o o Gerente del proyecto | UP HOLDING SAS
hold.mg Y 3203295276
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www . upholding.co

Asesor Juridico <secgeneral@upholding.co> 1 de agosto de 2022, 14:05
Para: "IMPULSA META UP HOLDING S.A.S" <impulsameta@upholding.co>, administrativometa up holding
<administrativometa@upholding.co>

Cc: Coordinador Tecnico Meta <tecnicometa@upholding.co>

Buenas Tardes Diana;
Adjunto la proyeccion para completitud del acta y de la aceptacion de la liquidacion anticipada.

El lun, 1 ago 2022 a las 9:01, Asesor Juridico (<secgeneral@upholding.co>) escribio:
Buenos dias Diana;

Adjunto proyeccicon de acta liquidacion bilatera junto con el oficio de aceptacion y liberacion de recursos que debe ser
firmada por la represente legal y la supervisora del contrato.
[El texto citado esta oculto]
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